
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

KATILIMLAR

1 26 BAYKUŞAK MEHMET 12B 25 8 23,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 11 6 9,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 2 0,50 62 20 57,00 285,460 153

2 0 ZERİN 12A 26 9 23,75 4 0 4,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 9 11,75 1 3 0,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 62 31 54,25 279,045 180

3 0 DİLNUR YILAN 12A 24 12 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 16 9 13,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 3 0,25 62 32 54,00 278,240 183

4 339 KADİR YANAR 12B 27 8 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 14 7 12,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 59 21 53,75 277,518 186

5 380 SİBEL KARAASLAN 12A 28 10 25,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 11 8 9,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 59 29 51,75 268,133 235

6 342 BÜŞRA MENGÜŞ 12A 25 9 22,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 1 3 0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 57 27 50,25 265,485 254

7 355 UĞUR YILMAZ IŞIK 12C 27 6 25,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 55 20 50,00 263,425 264

8 0 MERVE GÖK 12A 25 13 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 55 24 49,00 260,963 288

9 0 YUSUF ÇİCİHAN 12A 20 9 17,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 18 4 17,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 52 22 46,50 257,338 305

10 310 MESİL BEBEK 25 11 22,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 53 18 48,50 257,303 307

11 0 HELİN KORKMAZER 12A 24 7 22,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 19 4 18,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 15 46,25 257,220 308

12 365 SAYİM VELİOĞLU 12C 21 12 18,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 0 4,00 2 2 1,50 54 20 49,00 256,390 314

13 476 ÖMER BİTER 12B 24 6 22,50 4 1 3,75 15 5 13,75 3 2 2,50 3 4 2,00 3 1 2,75 52 19 47,25 256,218 318

14 0 ŞEVVAL Y 12A 28 12 25,00 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 12 7 10,25 1 3 0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 55 31 47,25 255,113 326

15 391 DEVRİM BUZDAĞ 12C 26 8 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 11 2 10,50 50 14 46,50 253,945 334

16 0 AMİNE BUZKARTACA 12A 28 4 27,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 2 1 1,75 49 8 47,00 251,270 360

17 352 NEŞE YALÇIN 12A 21 12 18,00 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 8 13,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 52 30 44,50 247,965 401

18 0 HELİN  ILMAZ 12A 25 10 22,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 8 10,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 51 24 45,00 247,805 402

19 0 NAZLI UYAN 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 50 21 44,75 244,030 446

20 0 DEVRİM CİCİHAN 12A 14 6 12,50 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 11 10,25 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 50 28 43,00 241,815 465

21 327 DİYAR DENİZ 12A 25 15 21,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 9 7,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 53 42 42,50 239,353 485

22 0 BERİVAN ARBAĞ 12C 26 11 23,25 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 5 -1,25 48 23 42,25 239,220 490

23 321 MUSTAFA DEMİRKIRAN 12C 22 9 19,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 1 9,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 18 41,50 237,198 513

24 215 MERVE ÇALIŞCİ 12B 25 11 22,25 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 6 3,50 46 18 41,50 234,063 559

25 344 YUSUF SAÇAK IDIR 12C 22 14 18,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 13 4 12,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 47 28 40,00 233,985 562

26 0 PINAR YEŞİL 12D 23 10 20,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 8 13 4,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 51 40 41,00 232,545 582

27 413 SEDANUR ŞENGÜL 12B 25 10 22,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 7 9,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 47 29 39,75 231,583 601

28 0 ESRA KARABULUT 12A 24 10 21,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 45 17 40,75 231,483 605

29 0 HAZAL DİNÇAR 12A 29 9 26,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 49 30 41,50 230,408 625
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

KATILIMLAR

30 9 NİHAYET ÇELİK 12D 29 8 27,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 6 5 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 19 40,25 229,743 633

31 408 ŞİLAN ORU LU 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 6 5,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 48 35 39,25 227,903 658

32 0 PELDA YAŞAR 12D 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 15 3,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 51 44 40,00 227,853 660

33 351 ARZU SARĞIN 12A 24 12 21,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 7 7,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 47 32 39,00 227,290 668

34 251 RAMAZAN TÜREL 12B 20 13 16,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 45 22 39,50 226,938 673

35 0 GONCA TOPGÜÇ 12A 30 9 27,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 9 20 4,00 47 33 38,75 225,240 694

36 460 NURGÜL KUZU 12A 27 12 24,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 4 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 45 25 38,75 224,868 699

37 350 YUSUF ÇIZAR 12C 22 9 19,75 4 1 3,75 14 9 11,75 2 4 1,00 1 0 1,00 43 23 37,25 224,605 701

38 318 HEDİYE ATAM 12A 22 8 20,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 11 3,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 46 30 38,50 223,565 727

39 356 MESUT TOKMAK 12B 20 8 18,00 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 6 4 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 14 37,50 222,135 749

40 368 YUSUF ŞAHİNER 12C 25 9 22,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 6 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 45 26 38,50 222,098 751

41 10 OSMAN DURSUN 12A 17 13 13,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 7 6,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 45 32 37,00 220,463 781

42 95 SONGÜL KARTOP 12D 19 11 16,25 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 42 24 36,00 219,648 803

43 358 UMUT ÇAPKIN 12C 19 5 17,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 43 22 37,50 219,068 811

44 0 HASRET ÖRÜCÜ 12D 24 11 21,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 14 -1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 46 33 37,75 218,225 828

45 364 MUKADDES EKSİN 12D 17 11 14,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 41 22 35,50 216,883 855

46 0 BARAN GÜLET 12B 21 14 17,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 9 4,75 1 4 0,00 3 0 3,00 1 4 0,00 45 37 35,75 215,703 877

47 0 NAZLIHAN ATTAR 12B 26 8 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 9 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 42 23 36,25 215,583 882

48 438 SEMANUR ÖZDİL 12A 22 16 18,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 6 11 3,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 44 37 34,75 211,138 970

49 0 BARIŞ ACAR 12B 21 11 18,25 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 9 7 7,25 0 1 -0,25 39 23 33,25 209,950 990

50 0 İREM EKSİ N 12D 20 11 17,25 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 9 3 8,25 1 0 1,00 37 16 33,00 209,408 997

51 0 KIYMET YILDIZ 12A 26 10 23,50 3 2 2,50 1 1 0,75 7 8 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 39 21 33,75 209,403 998

52 0 ZEYNEP BUDAK 12C 24 8 22,00 1 0 1,00 4 0 4,00 8 8 6,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 38 21 32,75 207,458 1036

53 330 REZAN BOZKURT 12B 17 16 13,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 39 24 33,00 207,380 1037

54 319 FIRAT ÜRSELENDİ 12C 15 13 11,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 40 30 32,50 206,748 1052

55 0 ELİF ZEYDİN 12D 26 11 23,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 23 32,25 202,920 1118

56 443 MELEK BİÇER 12D 22 12 19,00 1 1 0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 23 31,25 199,923 1169

57 401 GÜLİSTAN OŞRAK 12D 19 10 16,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 37 25 30,75 199,843 1170

58 0 HALİME SAVUŞMA 23 12 20,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 13 1,75 2 1 1,75 39 31 31,25 199,803 1173
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

KATILIMLAR

59 388 MISRA  BURAK 12B 23 15 19,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 14 1,50 40 37 30,75 198,585 1196

60 405 İLYAS ÇİFTKALDIRAN 12B 17 12 14,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 7 2 6,50 34 18 29,50 197,635 1214

61 250 AYSUN ORAKÇI 12D 17 10 14,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 6 11 3,25 2 2 1,50 1 0 1,00 37 28 30,00 196,695 1229

62 436 MEDİNE YILDIZ 12D 14 14 10,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 8 5,00 2 4 1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 40 42 29,50 196,620 1231

63 359 ZEYNEP KARAKAN 12A 22 11 19,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 17 27,75 193,505 1293

64 27 SEMA TOPKAYA 12C 21 12 18,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 6 3,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 36 29 28,75 193,348 1303

65 0 KÜBRA YETİŞ 12A 22 12 19,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 7 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 34 27 27,25 186,733 1415

66 0 AFŞİN DARGİN 12A 22 12 19,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 23 0,25 0 6 -1,50 0 6 -1,50 1 5 -0,25 41 58 26,50 185,165 1438

67 396 CENNET ERNİM 12B 17 20 12,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 7 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 34 36 25,00 179,090 1530

68 0 BERİVAN ALIR 12 19 14 15,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 16 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 35 44 24,00 175,355 1592
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

SINIF: 

KATILIMLAR

1 310 MESİL BEBEK 25 11 22,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 53 18 48,50 257,303 307

2 0 HALİME SAVUŞMA 23 12 20,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 13 1,75 2 1 1,75 39 31 31,25 199,803 1173

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BERİVAN ALIR 12 19 14 15,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 16 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 35 44 24,00 175,355 1592

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 ZERİN 12A 26 9 23,75 4 0 4,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 9 11,75 1 3 0,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 62 31 54,25 279,045 180

2 0 DİLNUR YILAN 12A 24 12 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 16 9 13,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 3 0,25 62 32 54,00 278,240 183

3 380 SİBEL KARAASLAN 12A 28 10 25,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 11 8 9,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 59 29 51,75 268,133 235

4 342 BÜŞRA MENGÜŞ 12A 25 9 22,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 1 3 0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 57 27 50,25 265,485 254

5 0 MERVE GÖK 12A 25 13 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 55 24 49,00 260,963 288

6 0 YUSUF ÇİCİHAN 12A 20 9 17,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 18 4 17,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 52 22 46,50 257,338 305

7 0 HELİN KORKMAZER 12A 24 7 22,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 19 4 18,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 15 46,25 257,220 308

8 0 ŞEVVAL Y 12A 28 12 25,00 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 12 7 10,25 1 3 0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 55 31 47,25 255,113 326

9 0 AMİNE BUZKARTACA 12A 28 4 27,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 2 1 1,75 49 8 47,00 251,270 360

10 352 NEŞE YALÇIN 12A 21 12 18,00 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 8 13,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 52 30 44,50 247,965 401

11 0 HELİN  ILMAZ 12A 25 10 22,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 8 10,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 51 24 45,00 247,805 402

12 0 DEVRİM CİCİHAN 12A 14 6 12,50 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 11 10,25 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 50 28 43,00 241,815 465

13 327 DİYAR DENİZ 12A 25 15 21,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 9 7,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 53 42 42,50 239,353 485

14 0 ESRA KARABULUT 12A 24 10 21,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 45 17 40,75 231,483 605

15 0 HAZAL DİNÇAR 12A 29 9 26,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 49 30 41,50 230,408 625

16 408 ŞİLAN ORU LU 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 6 5,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 48 35 39,25 227,903 658

17 351 ARZU SARĞIN 12A 24 12 21,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 7 7,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 47 32 39,00 227,290 668

18 0 GONCA TOPGÜÇ 12A 30 9 27,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 9 20 4,00 47 33 38,75 225,240 694

19 460 NURGÜL KUZU 12A 27 12 24,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 4 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 45 25 38,75 224,868 699

20 318 HEDİYE ATAM 12A 22 8 20,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 11 3,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 46 30 38,50 223,565 727

21 10 OSMAN DURSUN 12A 17 13 13,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 7 6,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 45 32 37,00 220,463 781

22 438 SEMANUR ÖZDİL 12A 22 16 18,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 6 11 3,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 44 37 34,75 211,138 970

23 0 KIYMET YILDIZ 12A 26 10 23,50 3 2 2,50 1 1 0,75 7 8 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 39 21 33,75 209,403 998

24 359 ZEYNEP KARAKAN 12A 22 11 19,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 17 27,75 193,505 1293

25 0 KÜBRA YETİŞ 12A 22 12 19,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 7 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 34 27 27,25 186,733 1415

26 0 AFŞİN DARGİN 12A 22 12 19,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 23 0,25 0 6 -1,50 0 6 -1,50 1 5 -0,25 41 58 26,50 185,165 1438



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

SINIF: 12A

KATILIMLAR
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 26 BAYKUŞAK MEHMET 12B 25 8 23,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 11 6 9,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 2 0,50 62 20 57,00 285,460 153

2 339 KADİR YANAR 12B 27 8 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 14 7 12,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 59 21 53,75 277,518 186

3 476 ÖMER BİTER 12B 24 6 22,50 4 1 3,75 15 5 13,75 3 2 2,50 3 4 2,00 3 1 2,75 52 19 47,25 256,218 318

4 215 MERVE ÇALIŞCİ 12B 25 11 22,25 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 6 3,50 46 18 41,50 234,063 559

5 413 SEDANUR ŞENGÜL 12B 25 10 22,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 7 9,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 47 29 39,75 231,583 601

6 251 RAMAZAN TÜREL 12B 20 13 16,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 45 22 39,50 226,938 673

7 356 MESUT TOKMAK 12B 20 8 18,00 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 6 4 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 14 37,50 222,135 749

8 0 BARAN GÜLET 12B 21 14 17,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 9 4,75 1 4 0,00 3 0 3,00 1 4 0,00 45 37 35,75 215,703 877

9 0 NAZLIHAN ATTAR 12B 26 8 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 9 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 42 23 36,25 215,583 882

10 0 BARIŞ ACAR 12B 21 11 18,25 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 9 7 7,25 0 1 -0,25 39 23 33,25 209,950 990

11 330 REZAN BOZKURT 12B 17 16 13,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 39 24 33,00 207,380 1037

12 388 MISRA  BURAK 12B 23 15 19,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 14 1,50 40 37 30,75 198,585 1196

13 405 İLYAS ÇİFTKALDIRAN 12B 17 12 14,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 7 2 6,50 34 18 29,50 197,635 1214

14 396 CENNET ERNİM 12B 17 20 12,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 7 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 34 36 25,00 179,090 1530
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 355 UĞUR YILMAZ IŞIK 12C 27 6 25,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 55 20 50,00 263,425 264

2 365 SAYİM VELİOĞLU 12C 21 12 18,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 0 4,00 2 2 1,50 54 20 49,00 256,390 314

3 391 DEVRİM BUZDAĞ 12C 26 8 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 11 2 10,50 50 14 46,50 253,945 334

4 0 NAZLI UYAN 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 50 21 44,75 244,030 446

5 0 BERİVAN ARBAĞ 12C 26 11 23,25 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 5 -1,25 48 23 42,25 239,220 490

6 321 MUSTAFA DEMİRKIRAN 12C 22 9 19,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 1 9,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 18 41,50 237,198 513

7 344 YUSUF SAÇAK IDIR 12C 22 14 18,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 13 4 12,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 47 28 40,00 233,985 562

8 350 YUSUF ÇIZAR 12C 22 9 19,75 4 1 3,75 14 9 11,75 2 4 1,00 1 0 1,00 43 23 37,25 224,605 701

9 368 YUSUF ŞAHİNER 12C 25 9 22,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 6 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 45 26 38,50 222,098 751

10 358 UMUT ÇAPKIN 12C 19 5 17,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 43 22 37,50 219,068 811

11 0 ZEYNEP BUDAK 12C 24 8 22,00 1 0 1,00 4 0 4,00 8 8 6,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 38 21 32,75 207,458 1036

12 319 FIRAT ÜRSELENDİ 12C 15 13 11,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 40 30 32,50 206,748 1052

13 27 SEMA TOPKAYA 12C 21 12 18,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 6 3,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 36 29 28,75 193,348 1303
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 68 68 68 2099

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,54 12,03 17,54 2,12 1,49 1,75 1,76 1,39 1,42 2,55 1,06 2,28 3,69 0,77 3,50 0,89 0,46 0,77 6,36 6,24 4,80 0,97 1,93 0,49 1,57 1,28 1,25 0,91 1,40 0,56 41,36 28,05 34,36 211,100

Okul Ortalaması 22,76 10,71 20,09 2,48 1,15 2,19 1,76 1,16 1,47 2,81 0,88 2,59 4,13 0,69 3,96 0,52 0,09 0,50 8,06 7,00 6,31 1,18 2,19 0,63 1,63 1,44 1,27 1,03 1,77 0,59 46,36 27,08 39,60 227,780

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 PINAR YEŞİL 12D 23 10 20,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 8 13 4,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 51 40 41,00 232,545 582

2 9 NİHAYET ÇELİK 12D 29 8 27,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 6 5 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 19 40,25 229,743 633

3 0 PELDA YAŞAR 12D 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 15 3,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 51 44 40,00 227,853 660

4 95 SONGÜL KARTOP 12D 19 11 16,25 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 42 24 36,00 219,648 803

5 0 HASRET ÖRÜCÜ 12D 24 11 21,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 14 -1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 46 33 37,75 218,225 828

6 364 MUKADDES EKSİN 12D 17 11 14,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 41 22 35,50 216,883 855

7 0 İREM EKSİ N 12D 20 11 17,25 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 9 3 8,25 1 0 1,00 37 16 33,00 209,408 997

8 0 ELİF ZEYDİN 12D 26 11 23,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 23 32,25 202,920 1118

9 443 MELEK BİÇER 12D 22 12 19,00 1 1 0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 23 31,25 199,923 1169

10 401 GÜLİSTAN OŞRAK 12D 19 10 16,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 37 25 30,75 199,843 1170

11 250 AYSUN ORAKÇI 12D 17 10 14,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 6 11 3,25 2 2 1,50 1 0 1,00 37 28 30,00 196,695 1229

12 436 MEDİNE YILDIZ 12D 14 14 10,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 8 5,00 2 4 1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 40 42 29,50 196,620 1231
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME SAVUŞMA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,803 211,100 2 58 58 58 1173

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 2 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 21,12 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,00 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,12 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,88 10,71 9,71

Matematik-1 40 5 13 1,75 4 3,88 6,31 4,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,63 0,49

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,59 0,56

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 39 31 31,25 26 39,88 39,22 32,85

TYT Türkçe e DBDDDBEEBEdCD d ebaB cEDCCEAEAcCec Bab

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal ADBc      AbbCcaBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik ebcdDaDb ccC b  a  a   C    aD  a       

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen            ECe      

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 0 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 2 40
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 7 6 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 3 1 60

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 13 13

Matematik-1 40 5 13 13

Bölünebilme 2 1 1 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 3 11
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MESİL BEBEK 310

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,303 211,100 1 10 10 10 307

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 2 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,12 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,00 1,47 1,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,88 10,71 9,71

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 3,88 6,31 4,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,63 0,49

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 53 18 48,50 40 39,88 39,22 32,85

TYT Türkçe DBbaBdEDDe ebB   BCDBEEDAEAEbCaCeECAaaDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB EA CCEACEEACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBD  C dC A     Ec     b            e   

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen b      E     D Da c 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 4 4 50
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 3 0 60
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 18 0 72

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 1 11
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN ALIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,355 211,100 1 68 68 68 1592

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 1 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,50 20,09 17,54

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,47 1,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,25 10,71 9,71

Matematik-1 40 4 16 0,00 0 0,00 6,31 4,80

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,50 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,59 0,56

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,25 2,49 2,29

Toplam: 120 35 44 24,00 20 24,00 39,22 32,85

TYT Türkçe a  Ba eBEEeEaCbbe CDbaAEEDCC AE bCeE deD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal d edeaEebbAbbC DeACED    

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik abcbDBD aaB   bbb c     bb   c     c b c

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen B c  Ea    E  B    a

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Sözcükte anlam 3 1 1 33
Cümlede anlam 8 4 2 50
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 3 20
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 9 3 64
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 0 4 0

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 16 10

Matematik-1 40 4 16 10

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 5 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AFŞİN DARGİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,165 211,100 26 66 66 66 1438

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 6 23 0,25 1 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 17 -3,25 -16 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 41 58 26,50 22 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe C DBDeeBEE EcdD   dadBdEEDCC dbAcCbECBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal AbBECCb ebcCEdE BACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik cbcbcBeedceb d CCaA  BdCb  ccab e  cab  

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen ddcbe edd ecbbeccDce

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 5 2 63
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 2 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Paragraf Anlamı 14 9 4 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 23 15

Matematik-1 40 6 23 15

Bölünebilme 2 1 1 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 1 5 11
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 2 33
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 1 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 2 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 17 5

Fizik 7 0 6 0

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 0 6 0

Maddenin halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE BUZKARTACA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,270 211,100 9 16 16 16 360

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 49 8 47,00 39 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe  BCCBEED DC  B   dCDBEEDAEAdCCECbE AaDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBD A  C e E ACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DB   b d  A          D C                

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen        E       D Ed 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 4 70

Türkçe 40 28 4 70

Sözcükte anlam 3 2 0 67
Cümlede anlam 8 7 0 88
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 2 1 40
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 1 52

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 2 0 22
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU SARĞIN 351 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,290 211,100 17 33 33 33 668

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 47 32 39,00 33 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe bBCdBEEDDDeDbB   BaDBbED EAECCbCaEdAeDca

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal bd  e aC  aEcACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDb b C  AB dc EEa  b C   d            

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen b Bc  cEa d  c DBE a

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 2 1 40
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 0 3 0

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 7 23

Matematik-1 40 9 7 23

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 2 33
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA MENGÜŞ 342 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,485 211,100 4 6 6 6 254

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 57 27 50,25 42 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe DBC aEcDDDecba   BCDBEED EAECCECeEC eDeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDEA  CdACEEAbdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDDCE a A     Ec   D e b  DB c        

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E ac  cbD  aCDeeedaD

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 5 2 63
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 3 0 60
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 11 3 79
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 1 44
Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 2 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİM CİCİHAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,815 211,100 12 20 20 20 465

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 13 11 10,25 26 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 50 28 43,00 36 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe cB  BEEDDD cbB       EEa    C E    A ecB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal  Bad   CE CE ACB EACEDDED

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaababEadBA    CEEBCDD b    Da c    Cc  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen dbBb  bcaC ECD DaEca

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 6 35

Türkçe 40 14 6 35

Sözcükte anlam 3 1 1 33
Cümlede anlam 8 7 0 88
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 2 3 14
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 1 2 20

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 11 33

Matematik-1 40 13 11 33

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 4 3 44
Bölünebilme 2 1 1 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 1 0 50
Doğrunun analitiği 1 0 1 0

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 1 50
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLNUR YILAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,240 211,100 2 3 3 3 183

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 16 9 13,75 34 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 62 32 54,00 45 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCbBEEDDDCeaB   BCDdEED cdECCEaaECAaabB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal eB EA CCd CcEACBDcAC D   

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDDCEba Aa  eCEd C D C Aa DB c    a e 

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen cAB  DbEabCE D Dd ae

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 3 0 60
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 1 60

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 9 40

Matematik-1 40 16 9 40

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 6 1 67
Bölünebilme 2 2 0 100
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 1 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİYAR DENİZ 327 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,353 211,100 13 21 21 21 485

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 14 7 12,25 61 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 10 9 7,75 19 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 53 42 42,50 35 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCeBEcDDeeDaBddaBCDdEEDAEdECCbCaEbADaDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal e baA C E CdbACdbEACEDDED

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBD DbbbCeAd    EccC b C    bB          

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E dcEe caC cb  bdEcb

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 3 2 60
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 7 56

Tarih-1 5 1 3 20

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 9 25

Matematik-1 40 10 9 25

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 2 44
Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KARABULUT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,483 211,100 14 28 28 28 605

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 45 17 40,75 34 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe CCcBDcDBEEBE  D   eDbB EEDCCbdbAcCbECBaD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal AbBdCCE C ACECbDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik       D  c        A     D    D          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen   E        b D  c  b

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 0 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 8 6 57
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 2 60

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 0 11
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 0 14

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GONCA TOPGÜÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,240 211,100 18 35 35 35 694

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 9 20 4,00 10 7,67 6,31 4,80

Toplam: 120 47 33 38,75 32 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe bBCCBEEDceeDCBEd BCDBEEDeEAECCECbECcaDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBead  b  C    BDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBebab dCaAe dabEcaeDD eecCdDdb      d  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 3 1 60
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 12 2 86
Cümlenin ögeleri 2 0 2 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 20 23

Matematik-1 40 9 20 23

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 3 5 33
Bölünebilme 2 0 2 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 3 0
Polinomlar 1 0 1 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 1 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL DİNÇAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,408 211,100 15 29 29 29 625

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 49 30 41,50 35 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe bBC BEEDDDCDbBEb BCDBEEDAaAEaCECbECAaaeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal eB EA CddbCE AbdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik   e cb e     d  cc   b C    D           

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen aABE e EDd c DdcB c 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 3 1 60
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 1 60

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 1 2 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 0 50
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HEDİYE ATAM 318 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,565 211,100 20 38 38 38 727

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 46 30 38,50 32 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe C cBD DBEEB dC    d ea EEDCCEAEAeCcEaB D

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal AbBE  E C cCbCEDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  baaDBe  c   C aC A     bb      d De b  

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen Bcdd  Dc a ECeBd   c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 0 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 1 1 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 3 1 60

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 11 15

Matematik-1 40 6 11 15

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 0 3 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 1 0 50
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 2 3 29

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Maddenin halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN  ILMAZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,805 211,100 11 18 18 18 402

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 12 8 10,00 25 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 51 24 45,00 38 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe CaDBD DBEEBEdCD   CbdBAEEDCCaAEdcCbE Bab

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal d         ACbCEDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik bbEbDBDaEcBC    C A a cCDa   D          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen a E bE    bEC c    D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 6 1 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 1 40
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Paragraf Anlamı 14 8 5 57
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 0 1 0

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 8 30

Matematik-1 40 12 8 30

Bölünebilme 2 1 1 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 2 33
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN KORKMAZER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,220 211,100 7 11 11 11 308

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 50 15 46,25 39 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe C DBD cBEEB   e d CDdB EEDCCEdEA CeECBbD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal     CC    Ab   DeACb     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  CE DBaDEEBC    CBAd BACb   BD  aB  B   

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen            E       c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 7 60

Türkçe 40 24 7 60

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 5 1 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 1 0 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 4 2 44
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 1 0 100
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 1 0 50
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET YILDIZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,403 211,100 23 51 51 51 998

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 39 21 33,75 28 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe CdDBDbDBEEeE CDd  CcCBAEEDCa dEAeCeEdBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal      CdDaAAb             

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik Db CDBDe d     b Bb   A a  d    d       

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen            E       D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 6 2 75
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 0 40
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 8 5 57
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 0 0 0

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve aile 1 0 0 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 0 0 0
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 0 0 0
Din ve çevre 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 3 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA YETİŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,733 211,100 25 65 65 65 1415

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 34 27 27,25 23 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe eBebeE e DCcCB   BC dEEDAEdECCECbcCAaDeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal     A e      AbBDaAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaD bb baad          D                  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen c Bb   E     e Dea  

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 3 3 38
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 2 0 40
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 1 0 20

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 0 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,963 211,100 5 8 8 8 288

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 55 24 49,00 41 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe CebBDeDBEEBEdCD d CDdBAEEaCCEAEdaCeEaBea

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal eaBECCcD dACcCEDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik     DBDD      DbCBA   b D    D         B

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen   d A    a E bBEd  D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 2 40
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Paragraf Anlamı 14 8 6 57
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 3 2 60

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 1 33
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE YALÇIN 352 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,965 211,100 10 17 17 17 401

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 15 8 13,00 33 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 52 30 44,50 37 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCdBEEDDD DeB   cCDd ED cAECCbCeEa cabB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal bBc e  C  C bACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBabDbECCBA     EcBC    dA eDBe B e     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen c d E dE  Cc   DBacD

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 2 1 40
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 1 3 20

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 8 38

Matematik-1 40 15 8 38

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 3 1 33
Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 2 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 1 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 1 0 50
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL KUZU 460 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,868 211,100 19 36 36 36 699

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 45 25 38,75 32 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe CeaBDbDBEEBEBeDEb CDbBAEEDaCEAEAaCecaBaD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal   B eCE edACE EbBACb     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik cb ecBD        C  A          D          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen   a   D  D   Dd d  c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 2 40
Sözcük türleri 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 1 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 0 11
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 0 50
Kimya bilimi 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN DURSUN 10 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,463 211,100 21 41 41 41 781

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 45 32 37,00 31 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe bBCCBccDDeeDaa      d ED EAECCbecE  aDeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBebA  CEACEbACBaEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBe DCbbCeA       cC b e     B          

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E d E  cabCcb  DBEce

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 13 43

Türkçe 40 17 13 43

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 8 5 57
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 2 2 22
Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 5 14

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 2 0
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ÖZDİL 438 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,138 211,100 22 48 48 48 970

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 44 37 34,75 29 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe  BCaBEcDeeeDbcEeDBCDBEEDAbdEbCECbcab DDa

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal       eaa CEb CBDEACbDD  

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBD bbdbdBA    b ca    b c Cb           

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E dba AE   c e DBE  

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Sözcükte anlam 3 2 0 67
Cümlede anlam 8 3 5 38
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 4 1 80
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 8 5 57
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 1 0
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 11 15

Matematik-1 40 6 11 15

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 1 0
Bölünebilme 2 0 2 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 1 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 0 50

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL Y 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,113 211,100 8 14 14 14 326

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 55 31 47,25 39 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe DBeaBEEDDDaDCBEbDdCDBEaDAcdECCEabEaAeDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB  A  Cd Cc ACdD  C     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDbbbEbCBA  Bc Ea   D e    DB          

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen b d  Dbc dCbbDecBEB 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 3 2 60
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 3 0 60

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 0 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 0 0 0
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 2 33
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Polinomlar 1 0 1 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL KARAASLAN 380 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,133 211,100 3 5 5 5 235

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 11 8 9,00 23 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 59 29 51,75 43 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe C cBDDeBEEBEBCDaAadeaBAEEDCC AEAeCeECBDe

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal A cE  c b A  C DBACbDED E

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  bE DBDDbcBC C bd  B deCD  d            

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen BEc b D  eCECDBad ec

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 4 1 80
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 2 1 40

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 8 28

Matematik-1 40 11 8 28

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 2 44
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 2 33
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 3 2 43

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 1 50
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN ORU LU 408 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,903 211,100 16 31 31 31 658

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 48 35 39,25 33 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe cBC BEEDceCDbBE  dCDdEEDAEAECCbCebCbcDbB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBeEA eCddCEcACBDbAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik cBD abEbC A  d  bE   D                  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen Eb   bbEeb c Ddadcc 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 1 40
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 1 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 11 15

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 5 0

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇİCİHAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,338 211,100 6 9 9 9 305

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 52 22 46,50 39 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe CCcBDDDBEEBa      C eB cEDCC Ad eCe CBeb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal ADB CaEe  eCbC DBACb     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik DbEdDBDDEE C  DCCBABB  Cc    D  e       

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen B c        E  eEd  c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 9 50

Türkçe 40 20 9 50

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 8 0 100
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 6 6 43
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 0 80

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

Bölünebilme 2 2 0 100
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 6 1 67
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZERİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,045 211,100 1 2 2 2 180

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 21,40 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,47 1,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 0,87 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 18 4 17,00 85 10,43 10,71 9,71

Matematik-1 40 14 9 11,75 29 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 62 31 54,25 45 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe aCDBDDDBEaBdcCD   CDeB cEDCCEAE aCeECBDe

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal ADBE Cd edAC CEDBACbDEDDE

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik DbEdDBDDEc    cCCBAd cb b C BD         c

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen acE c   CabECad   ec

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 2 1 40
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 18 4 72

Tarih-1 5 4 0 80

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 9 35

Matematik-1 40 14 9 35

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 3 44
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 1 3 14

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 2 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARAKAN 359 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,505 211,100 24 63 63 63 1293

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 26 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 21,40 20,09 17,54

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 7,67 6,31 4,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,72 0,63 0,49

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,26 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,74 0,59 0,56

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,72 2,49 2,29

Toplam: 120 32 17 27,75 23 41,72 39,22 32,85

TYT Türkçe CdcBDDDBEEBE      Cc BAcbDCCaAEAeeebCBDc

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Matematik abEbDBD E  C     BA     D    D          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen  b         c b      

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 6 8 43
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 0 33
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN GÜLET 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,703 211,100 8 46 46 46 877

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 7 9 4,75 12 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 45 37 35,75 30 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCbBEcDDbecbB    CbBEEDdEdECCbCbEC aDDe

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDEA abc aEbACdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDbaa a cA     bE bDD e    e           

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E dc ecE C   D caEda

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 1 1 20
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin ögeleri 2 0 1 0
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 9 18

Matematik-1 40 7 9 18

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 4 22
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ACAR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,950 211,100 10 49 49 49 990

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 39 23 33,25 28 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe bBCeaEEDDbCaaB       EED EdaCCECeECcaDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CabdA CCE      BeEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DeDeDCc C A d   EEc  baC                

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 11 53

Türkçe 40 21 11 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin ögeleri 2 0 1 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 7 23

Matematik-1 40 9 7 23

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 3 22
Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAYKUŞAK MEHMET 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,460 211,100 1 1 1 1 153

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 19 2 18,50 93 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 62 20 57,00 48 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe C DBDeDBE BE C    CDaBAEEDbCEdEAaCbECBeb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal A BECCd C ACcCEDBACEDED E

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik bCEbDBDaEcaC  Dd B          BD          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen d c  E EC  ECD Ec  c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 4 2 50
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 0 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 19 2 76

Tarih-1 5 4 0 80

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 2 44
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 1 2 14

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Maddenin halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET ERNİM 396 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,090 211,100 14 67 67 67 1530

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 34 36 25,00 21 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCCdEEDeDCaed   aCeeEEDeEdbaCECbdbbccDd

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB  d bCE      BDaAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik Dec  b  bBA      d   cb                 

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen deBb  Ac  C  DBbB c 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 1 2 20
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 0 2 0
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 0 2 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtım 1 1 0 100
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS ÇİFTKALDIRAN 405 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,635 211,100 13 60 60 60 1214

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 5,88 6,31 4,80

Toplam: 120 34 18 29,50 25 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe CCDBDcbe ba       C ea EEDCCEAE aCedCBeb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  DB CCb CAbC a DBA*      

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  C  D D EE  C  C        c    b          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 3 4 38
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 0 60

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 0 1 0
Din ve çevre 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 1 22
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR YANAR 339 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,518 211,100 2 4 4 4 186

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 14 7 12,25 31 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 59 21 53,75 45 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe CaDBDDDBEEBE Cbb  CaCB EEDCCEAE aCcdCBeD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal ADBEdCd CAAC CdDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik DbE DBDDEE  b DCd     ACD  aBb  a  b    

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen B a   c C  c       D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 1 20
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 7 35

Matematik-1 40 14 7 35

Bölünebilme 2 2 0 100
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 6 0 67
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 2 14

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇALIŞCİ 215 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,063 211,100 4 24 24 24 559

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 5,88 6,31 4,80

Toplam: 120 46 18 41,50 35 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe cdCCBEED DCaCB b cCDaEEDeEAECC CbEaAeDeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB E      aE ACBDEACEDDED

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik  BD aCcaCd      E    b b                

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 7 0 88
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 2 2 40
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 4 64
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 1 64

Tarih-1 5 3 0 60

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 2 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MESUT TOKMAK 356 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,135 211,100 7 39 39 39 749

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 41 14 37,50 31 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe cBd BEcDDD          BEED EdECCECbEaAcDeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBD AD CEA    CBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaDD b b B         C c       B          

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen        c C     e    

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 8 50

Türkçe 40 20 8 50

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 6 1 75
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama işaretleri 2 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 0 56

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 1 33
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MISRA  BURAK 388 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,585 211,100 12 59 59 59 1196

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 5 14 1,50 4 5,88 6,31 4,80

Toplam: 120 40 37 30,75 26 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe adcBDDDBEEBEdC dA dedBAEEDCCbAaAcCeEaBeb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal AeBECCdcbceaaCEDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik bacdDBDbaca bdaad A     b         D     

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 1 40
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 4 1 80

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 14 13

Matematik-1 40 5 14 13

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 5 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 1 0 50
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLIHAN ATTAR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,583 211,100 9 47 47 47 882

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 42 23 36,25 30 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe DBCCBEEDDDeDaa b BC BEEDAEcECC CbcCA  eB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBcEA CCdA     BDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaD   cad A     a a ab    a             

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen a B    c       ca   

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 8 65

Türkçe 40 26 8 65

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 8 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 2 1 40
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 4 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 2 48

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 40 3 9 8

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 3 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BİTER 476 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,218 211,100 3 13 13 13 318

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 52 19 47,25 39 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe CebBD DBEEdEBCDEeD  a  cEDCC AE    ECBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal                DBACb     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik bbECDBDDEE C   CCBAd    b   BD   e      

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen B cb EDECcbcCaBEB  c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 6 60

Türkçe 40 24 6 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 4 1 80
Sözcük türleri 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama işaretleri 2 0 1 0
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 9 1 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 5 2 56
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 3 2 43

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Maddenin halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 2 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN TÜREL 251 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,938 211,100 6 34 34 34 673

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 45 22 39,50 33 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe DBbeBdEaDDdaaB      BcEa EAECCECeECdDaeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDEA CCEACEbACBDbAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik D D  e          E    D d             a  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen a Bc D c C c   D    

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin ögeleri 2 0 1 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 1 22
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REZAN BOZKURT 330 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,380 211,100 11 53 53 53 1037

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 5,88 6,31 4,80

Toplam: 120 39 24 33,00 28 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe bBCdaEEDeDdeacd   Ca  Ea EdECCECbda DDaB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBbEAaCCEAaEEACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaD eCcdd A     E                       

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 16 43

Türkçe 40 17 16 43

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 1 1 20
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 8 6 57
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 0 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ŞENGÜL 413 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,583 211,100 5 27 27 27 601

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 14 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,14 20,09 17,54

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,89 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,84 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,64 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,64 10,71 9,71

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 5,88 6,31 4,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,65 0,63 0,49

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,48 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,52 0,59 0,56

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,65 2,49 2,29

Toplam: 120 47 29 39,75 33 38,55 39,22 32,85

TYT Türkçe CCcBDDecEaBEdCD   CDbB EEDCC AEAaCbEaBeD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal   c ebE   ACECcDBACb     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  b dDBDDbE C  De BAd    D   cD  e       

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen e a      a EdDe e  c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 1 40
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 9 4 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 0 2 0

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 4 44
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 0 2 0

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN ARBAĞ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,220 211,100 5 22 22 22 490

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 48 23 42,25 35 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe CbcBD DBEEBccd Ed CDeBAEEDCCEbaAbCDECBDb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal     CCa   ACaCEDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik Da  D D  EaC  D  BA    C                

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen dca        EC daae c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 0 3 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 1 0 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Bölünebilme 2 2 0 100
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 0 22
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 0 3 0

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİM BUZDAĞ 391 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,945 211,100 3 15 15 15 334

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 6,79 6,31 4,80

Toplam: 120 50 14 46,50 39 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe C cBDDDddEBEeCD   Ce BAEEDCC AEAeCeECBDb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  eBECC aCbAC CEDdACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  b aDBDDEE     C B      D   BD          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 8 65

Türkçe 40 26 8 65

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 1 40
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 3 1 60

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 5 0 56
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT ÜRSELENDİ 319 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,748 211,100 12 54 54 54 1052

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 40 30 32,50 27 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCeB aD e Dac    b B Ea EA CCbCbECca bB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDdc CCd aEEAbdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDbbb         bE   DD    C  B          

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen dedb   E  Cb D DdEc 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 13 38

Türkçe 40 15 13 38

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 3 3 38
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 1 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 5 50
Cümlenin ögeleri 2 0 1 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 1 44
Bölünebilme 2 0 2 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DEMİRKIRAN 321 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,198 211,100 6 23 23 23 513

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 10 1 9,75 24 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 46 18 41,50 35 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCbBEEDDDCDda   B  BEEb EAaCC CeE  cDeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal bB E  C d CE ACBDbAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDD b CC A     EE     C                

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen bAd  aAc       Da   

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 1 0 20
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 5 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 1 25

Matematik-1 40 10 1 25

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 0 33
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI UYAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,030 211,100 4 19 19 19 446

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 50 21 44,75 37 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe eBCCBEcDDDCDbB      dEED EdECCaCbEaAcDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal dBbEA CCEdCEEAbBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDD a   B        a cbbC                

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen cbBE  AE     e D    

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 3 22
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAYİM VELİOĞLU 365 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,390 211,100 2 12 12 12 314

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 54 20 49,00 41 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe DBadBEEDDDecba c     bEDbEAECCaCaEC cDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDEdDCCEACEbACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaDD b                 C    D           

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen cABc DAE CC  D DaEa 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 1 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 11 3 79
Cümlenin ögeleri 2 0 1 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 0 22
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 4 2 57

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 0 57

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA TOPKAYA 27 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,348 211,100 13 64 64 64 1303

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 36 29 28,75 24 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe bBCedE eDDCDCB      BEEDAcAEbCbabbCcDDbB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDbe C d aEbA dbEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DcDDea  d A                bDd          

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen ab b  dE            

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 3 4 38
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 8 6 57
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 1 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR YILMAZ IŞIK 355 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,425 211,100 1 7 7 7 264

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 55 20 50,00 42 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe CebBDDDBEEB  CD   C eBAEEDCCEAa aCeECBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal dbBECCE CAAC CEDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  bE DBD EcdC      A     b   BD          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen dbE bc  b  EeD  e  a

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 6 68

Türkçe 40 27 6 68

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 2 0 40
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 11 3 79
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 3 2 60

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 1 33
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 4 14

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 1 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÇAPKIN 358 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,068 211,100 10 43 43 43 811

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 43 22 37,50 31 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe C DBDDDBE         de   EEDCC AE aCD bBDb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal beBEdCdeCAACECEDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik b  bD  D                                

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen BcaAbceECa c DacBe D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 5 48

Türkçe 40 19 5 48

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 6 0 75
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 0 0
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 9 3 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 2 3 40

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 1 0 11
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 10 35

Fizik 7 2 5 29

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 1 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Maddenin halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇIZAR 350 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,605 211,100 8 37 37 37 701

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 14 9 11,75 29 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 43 23 37,25 31 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCb EED D   BEd cd BcEDAEbaCCECDEC  bDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal                BDbAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDDa  CBA    C EaCDe C eaaDd c    a   

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen aAdcEe E            

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 1 63
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 3 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 9 35

Matematik-1 40 14 9 35

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 2 44
Bölünebilme 2 2 0 100
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SAÇAK IDIR 344 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,985 211,100 7 25 25 25 562

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 47 28 40,00 33 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe aBC BEED DCDdBce aCDdEEDAEdadCaCbECA aba

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBbd  CCdAC   bdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDDbEbCBA    a  cC D      D  B        

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen   Bb   c     ecD  e 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 1 63
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 2 2 40
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 6 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 0 33
Bölünebilme 2 1 1 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ŞAHİNER 368 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,098 211,100 9 40 40 40 751

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 45 26 38,50 32 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe CacBDDDBEEBEd     CDaB EEDCCadEAcCeECBDb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal AeBcCCEbCAAC C aBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik b    Be cE     b        b       a       

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen abc bE  C  EdDec    

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 0 3 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 1 4 14

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BUDAK 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,458 211,100 11 52 52 52 1036

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 13 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 20,21 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,02 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,77 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,15 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 10,90 10,71 9,71

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 6,79 6,31 4,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,62 0,63 0,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,44 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,31 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,38 2,49 2,29

Toplam: 120 38 21 32,75 27 40,10 39,22 32,85

TYT Türkçe eBCeBEEDDDeDeB    C eEED EAECCECbEb  DeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal C              B EAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik caD DbE  BA    ebE   b  a e DB          

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen a   Ee c       a  c 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 8 60

Türkçe 40 24 8 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 1 0 20
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 1 0 20

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 8 20

Matematik-1 40 8 8 20

Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 2 11
Bölünebilme 2 1 1 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSUN ORAKÇI 250 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,695 211,100 11 61 61 61 1229

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 37 28 30,00 25 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCaBEae D  bB      e EadEA CCEC ECAa eB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBed  CC dC EACBbbAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDbb b   d    acd  D C    b  c ba     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen EAdb   E            

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 4 3 50
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 8 3 57
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 11 15

Matematik-1 40 6 11 15

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 2 33
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 1 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEYDİN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,920 211,100 8 55 55 55 1118

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 38 23 32,25 27 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe bBCCBEEDDDCceB  e CDBbEaAEdaCCECbECAaDDa

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal eBD c  Cd abaACdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik  B   b   ccB                            

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen d B       a         

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 8 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 2 1 40
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 1 0 11
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİSTAN OŞRAK 401 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,843 211,100 10 57 57 57 1170

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 6 7 4,25 11 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 37 25 30,75 26 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe eacBDDDedEB       CD c EEDCCcdE aCeE BDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  bBcbCd  AAb CEeBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik eb  DBD Ec C           eb   Bb     e    

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen  c         c D     D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 10 48

Türkçe 40 19 10 48

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 5 3 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 0 1 0
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 9 4 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 1 3 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 7 15

Matematik-1 40 6 7 15

Bölünebilme 2 0 2 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 1 33
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET ÖRÜCÜ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,225 211,100 5 44 44 44 828

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 2 14 -1,50 -4 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 46 33 37,75 31 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe cBCbBEcD DCDCBb a bDBEEaAEAECCECeEa  ebB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDEA CCbd EEACdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DB e e       e  bb  cc b  bdbc c  a     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen aAe ca E       DBE e

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 1 2 20
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 8 5 57
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 14 5

Matematik-1 40 2 14 5

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 0 6 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 2 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 1 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM EKSİ N 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,408 211,100 7 50 50 50 997

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 37 16 33,00 28 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe CCcB DDdEEdE    d C CBAEbaaCEdaAeCeECB  

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal   Bd       C C DBACb     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  C C BDb c    DC       CD   aD          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen B                   

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 6 6 43
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 1 1 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 2 33
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE YILDIZ 436 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,620 211,100 12 62 62 62 1231

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 15 9 12,75 64 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 40 42 29,50 25 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe e cBD DdEEBadCb     ecAbEDaC ddb Ca  BD 

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal ADcEeCdDC ACbaEaBACaDbDDc

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik   cbDBDbcEaC e bC A              d      

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen aEabbE cda EbDec   e

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 14 35

Türkçe 40 14 14 35

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 4 2 50
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 1 2 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Paragraf Anlamı 14 5 4 36
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 9 60

Tarih-1 5 3 2 60

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 1 0
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 1 0

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 3 11
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 2 4 29

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Maddenin halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BİÇER 443 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,923 211,100 9 56 56 56 1169

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 37 23 31,25 26 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe eBCCBEEDDDCDeB b d bB ED EdECCEaeEd cebB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal eB    eCd CEEACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaD bb               e                  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen aA c   c       a    

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 8 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 3 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 1 1 20

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 1 0
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES EKSİN 364 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,883 211,100 6 45 45 45 855

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 41 22 35,50 30 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe DBCCBEEeDDd ba      a ED EAdCCaC   deeeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal eB dA eCc CEEACB EAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBD  aE  cA     Ec C Dda    D           

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen       bE     DeD    

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 11 43

Türkçe 40 17 11 43

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 6 5 43
Cümlenin ögeleri 2 0 1 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 2 33
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAYET ÇELİK 9 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,743 211,100 2 30 30 30 633

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 45 19 40,25 34 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe DBCCBEcDDDCDdB   BCDBEEDAEAECCdCeEadeeDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal eB  A CCEd     dabAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDab               D e    De      a   

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E  E   c       D    

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 3 0 60
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 2 22
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 2 0 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PELDA YAŞAR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,853 211,100 3 32 32 32 660

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 7 15 3,25 8 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 51 44 40,00 33 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe CCDBDceeEEBEBd  b CDaBAcEDCCbAEbeCbECBeb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal ebBECCEbeAAbEdEbBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik adaCDBDbac C e e  dee   Db  db       C c

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen BcabA ec a ECDBEa da

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 5 3 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 2 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Paragraf Anlamı 14 8 6 57
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 15 18

Matematik-1 40 7 15 18

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 6 22
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 1 0 50
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 2 4 29

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Maddenin halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR YEŞİL 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,545 211,100 1 26 26 26 582

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 15 7 13,25 66 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 8 13 4,75 12 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 51 40 41,00 34 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe DBCbBEEDDDeDbB      BEED aAECCaCbEaAaabB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB EADeCadCEaACBDEACdb c 

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDb  bbC d  ec bcc Db C    DB c  a d   

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen adab  dEDCd  e DdEde

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 7 60

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 1 0
Filozofların özellikleri 1 0 1 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 1 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 13 20

Matematik-1 40 8 13 20

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 3 33
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 0 5 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 0 50
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL KARTOP 95 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,648 211,100 4 42 42 42 803

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 2013

Katılımlar: 12 68 68 68 2099

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 18,42 20,09 17,54

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,08 2,19 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,47 1,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,90 2,59 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,96 3,50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,50 0,77

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,08 10,71 9,71

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 4,27 6,31 4,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,48 0,63 0,49

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,88 1,27 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,65 0,59 0,56

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,00 2,49 2,29

Toplam: 120 42 24 36,00 30 34,77 39,22 32,85

TYT Türkçe CCbBa eBEEeE  a      B EEDCCccaAbaeECBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal A B C   eA C C bBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik Db b BD ddaCCCDaCBA     c   B           

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen   a    c c E   c   D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 11 48

Türkçe 40 19 11 48

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 8 6 57
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 3 0 60

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 3 33
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Maddenin halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
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