
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 54 54 54 2085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 12,04 17,48 2,09 1,50 1,71 1,75 1,40 1,40 2,52 1,06 2,25 3,69 0,77 3,49 0,91 0,47 0,79 6,28 6,20 4,73 0,96 1,93 0,48 1,56 1,27 1,24 0,92 1,41 0,56 41,17 28,05 34,13 210,470

Okul Ortalaması 21,41 10,81 18,70 1,41 1,46 1,04 1,37 1,37 1,03 1,80 0,89 1,57 4,15 0,57 4,00 1,30 0,24 1,24 5,53 5,84 4,07 0,98 2,35 0,39 1,46 1,21 1,16 1,27 2,12 0,74 40,68 26,86 33,94 208,580

KATILIMLAR

1 101 FİDAN YAMAN 11A 31 6 29,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 10 4 9,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 61 15 57,25 284,958 153

2 0 TUBA GÜNEŞ 11A 27 12 24,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 6 8,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 55 22 49,50 260,355 285

3 86 ZİLAN ŞİMŞEK 11D 29 10 26,50 1 1 0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 10 2 9,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 52 18 47,50 255,000 316

4 40 AMİNE TAŞ 11B 27 7 25,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 52 19 47,25 251,250 348

5 76 OZAN UÇAR 11C 27 6 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 9 6 7,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 50 19 45,25 247,548 396

6 112 PINAR DÜNEN 11D 32 7 30,25 5 0 5,00 7 3 6,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 49 15 45,25 246,190 412

7 200 ZUHAL TAŞ 11A 18 11 15,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 2 3 1,25 2 4 1,00 4 1 3,75 52 34 43,50 241,813 452

8 43 BERAT BİNEN 11A 29 9 26,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 50 25 43,75 238,610 479

9 54 ESRA YILMAZ 11A 22 13 18,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 7 10,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 49 32 41,00 235,993 515

10 75 NURŞEN ATEŞ 11B 26 7 24,25 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 11 8 9,00 45 17 40,75 234,635 537

11 88 DİLAN DİCLE 11C 25 12 22,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 11 2,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 48 32 40,00 228,280 632

12 0 MEHMET YANIK 11B 22 11 19,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 11 3,25 0 7 -1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 48 39 38,25 222,940 709

13 23 AYHAN SURET 11C 17 12 14,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 10 5 8,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 43 24 37,00 222,480 718

14 62 HEYBET BUZLU 11B 19 8 17,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 7 3,25 2 1 1,75 42 18 37,50 220,855 745

15 42 AYŞEGÜL SANSARKAN 11 27 12 24,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 5 4,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 44 28 37,00 220,020 770

16 120 ZELAL DAĞ 11A 21 18 16,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 6 5,50 1 4 0,00 2 4 1,00 1 4 0,00 47 42 36,50 219,140 783

17 107 MEVLÜT DÜNEN 11B 20 6 18,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 217,823 812

18 0 ESRA İNANÇ 11D 24 7 22,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 40 18 35,50 216,133 841

19 0 YUSUF NURBAKİ 11C 18 10 15,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 10 3,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 43 31 35,25 214,058 886

20 51 EMİNE GÖÇER 11A 27 7 25,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 4 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 40 21 34,75 211,825 930

21 49 EKREM BRUT 11B 18 9 15,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 10 3 9,25 1 3 0,25 2 0 2,00 38 18 33,50 211,298 942

22 41 ASLI BİTMİŞ 11D 19 14 15,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 10 5,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 43 35 34,25 211,268 944

23 111 NURGÜL TAŞAR 11A 21 12 18,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 8 8 6,00 1 2 0,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 42 32 34,00 210,760 952

24 0 SULTAN BİNEN 11A 23 7 21,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 9 12 6,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 42 35 33,25 209,380 972

25 114 SEMANUR OK 11A 20 9 17,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 13 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 1 3 0,25 44 38 34,50 209,018 980

26 0 BERAT TATLİ 11B 19 21 13,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 41 33 32,75 208,780 982

27 98 EZGİ ÇETİNTAŞ 11D 23 8 21,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 7 2,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 39 20 34,00 208,510 987

28 126 ZEYNELSEVER 11C 20 9 17,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 35 14 31,50 203,098 1089

29 0 SEVGİ SEZİK 11C 24 12 21,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 8 3,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 39 28 32,00 202,930 1092
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 54 54 54 2085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 12,04 17,48 2,09 1,50 1,71 1,75 1,40 1,40 2,52 1,06 2,25 3,69 0,77 3,49 0,91 0,47 0,79 6,28 6,20 4,73 0,96 1,93 0,48 1,56 1,27 1,24 0,92 1,41 0,56 41,17 28,05 34,13 210,470

Okul Ortalaması 21,41 10,81 18,70 1,41 1,46 1,04 1,37 1,37 1,03 1,80 0,89 1,57 4,15 0,57 4,00 1,30 0,24 1,24 5,53 5,84 4,07 0,98 2,35 0,39 1,46 1,21 1,16 1,27 2,12 0,74 40,68 26,86 33,94 208,580

KATILIMLAR

30 52 ESRA MEYGİL 11A 23 11 20,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 38 23 32,25 202,720 1097

31 77 PINAR EGE 11D 22 13 18,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 38 24 32,00 202,553 1101

32 0 VEYSİ SAÇAKLIDIR 11C 23 12 20,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 7 9 4,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 39 31 31,25 201,483 1123

33 55 FATMA ERKEKKK 11A 20 8 18,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 4 0,00 38 25 31,75 200,808 1134

34 36 ABDULLAH YILDIZZ 11B 17 10 14,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 38 27 31,25 200,078 1145

35 71 MERVE TORAMAN 11A 22 16 18,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 37 25 30,75 199,978 1147

36 0 NURDAN NURİOĞLU 11C 13 10 10,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 7 5 5,75 1 2 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 37 27 30,25 198,608 1172

37 73 MİNE BAYKA 11B 22 11 19,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 3 2,25 37 25 30,75 198,095 1181

38 47 DİCLE ÇAPAN 11B 23 10 20,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 37 26 30,50 195,620 1228

39 0 FATMA YAKIŞAN 11A 19 13 15,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 8 0,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 6 -1,50 39 38 29,50 193,698 1264

40 103 İSA AYRIÇ 11C 15 7 13,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 8 14 4,50 2 5 0,75 1 2 0,50 2 4 1,00 38 37 28,75 193,515 1270

41 0 ENSAR TEKİN 11B 20 10 17,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 6 1,50 0 7 -1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 36 31 28,25 190,228 1323

42 84 ZAHİDE KATAR 11C 21 19 16,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 4 1,00 36 30 28,50 189,833 1333

43 61 HATİCE ŞİMŞEK 11C 21 18 16,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 7 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 39 43 28,25 189,088 1352

44 0 AZİZ ABRİNC 11A 18 10 15,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 6 7 4,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 35 31 27,25 188,798 1358

45 96 ELİF KOC 11B 19 14 15,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 35 31 27,25 186,208 1401

46 94 ELİF AKTARLI 11B 17 14 13,50 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 35 31 27,25 185,958 1410

47 0 ZİLAN KIZILKAN 11C 21 7 19,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 31 16 27,00 185,638 1415

48 0 GÜLAY NERGİZ 11D 22 9 19,75 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 30 16 26,00 182,683 1462

49 44 BESRA TATLI 11D 16 9 13,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 20 24,00 177,893 1534

50 168 ZOZAN DAĞ 11A 20 15 16,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 33 33 24,75 177,095 1552

51 110 NURGÜL BUKETÇİ 11B 16 6 14,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 26 9 23,75 175,863 1566

52 106 MERVE SANCAR 11D 22 10 19,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 20 23,00 173,275 1596

53 109 MURAT Y TİŞ 11B 17 11 14,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 11 -1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 25 30 17,50 154,413 1772

54 0 MERCAN EKSİN 11C 12 19 7,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 25 34 16,50 154,213 1775

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 54 54 54 2085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 12,04 17,48 2,09 1,50 1,71 1,75 1,40 1,40 2,52 1,06 2,25 3,69 0,77 3,49 0,91 0,47 0,79 6,28 6,20 4,73 0,96 1,93 0,48 1,56 1,27 1,24 0,92 1,41 0,56 41,17 28,05 34,13 210,470

Okul Ortalaması 21,41 10,81 18,70 1,41 1,46 1,04 1,37 1,37 1,03 1,80 0,89 1,57 4,15 0,57 4,00 1,30 0,24 1,24 5,53 5,84 4,07 0,98 2,35 0,39 1,46 1,21 1,16 1,27 2,12 0,74 40,68 26,86 33,94 208,580

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
11 11A 11B 11C 11D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
11 11A 11B 11C 11D



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 54 54 54 2085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 12,04 17,48 2,09 1,50 1,71 1,75 1,40 1,40 2,52 1,06 2,25 3,69 0,77 3,49 0,91 0,47 0,79 6,28 6,20 4,73 0,96 1,93 0,48 1,56 1,27 1,24 0,92 1,41 0,56 41,17 28,05 34,13 210,470

Okul Ortalaması 21,41 10,81 18,70 1,41 1,46 1,04 1,37 1,37 1,03 1,80 0,89 1,57 4,15 0,57 4,00 1,30 0,24 1,24 5,53 5,84 4,07 0,98 2,35 0,39 1,46 1,21 1,16 1,27 2,12 0,74 40,68 26,86 33,94 208,580

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 42 AYŞEGÜL SANSARKAN 11 27 12 24,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 5 4,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 44 28 37,00 220,020 770

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 54 54 54 2085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 12,04 17,48 2,09 1,50 1,71 1,75 1,40 1,40 2,52 1,06 2,25 3,69 0,77 3,49 0,91 0,47 0,79 6,28 6,20 4,73 0,96 1,93 0,48 1,56 1,27 1,24 0,92 1,41 0,56 41,17 28,05 34,13 210,470

Okul Ortalaması 21,41 10,81 18,70 1,41 1,46 1,04 1,37 1,37 1,03 1,80 0,89 1,57 4,15 0,57 4,00 1,30 0,24 1,24 5,53 5,84 4,07 0,98 2,35 0,39 1,46 1,21 1,16 1,27 2,12 0,74 40,68 26,86 33,94 208,580

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 101 FİDAN YAMAN 11A 31 6 29,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 10 4 9,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 61 15 57,25 284,958 153

2 0 TUBA GÜNEŞ 11A 27 12 24,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 6 8,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 55 22 49,50 260,355 285

3 200 ZUHAL TAŞ 11A 18 11 15,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 2 3 1,25 2 4 1,00 4 1 3,75 52 34 43,50 241,813 452

4 43 BERAT BİNEN 11A 29 9 26,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 50 25 43,75 238,610 479

5 54 ESRA YILMAZ 11A 22 13 18,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 7 10,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 49 32 41,00 235,993 515

6 120 ZELAL DAĞ 11A 21 18 16,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 6 5,50 1 4 0,00 2 4 1,00 1 4 0,00 47 42 36,50 219,140 783

7 51 EMİNE GÖÇER 11A 27 7 25,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 4 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 40 21 34,75 211,825 930

8 111 NURGÜL TAŞAR 11A 21 12 18,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 8 8 6,00 1 2 0,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 42 32 34,00 210,760 952

9 0 SULTAN BİNEN 11A 23 7 21,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 9 12 6,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 42 35 33,25 209,380 972

10 114 SEMANUR OK 11A 20 9 17,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 13 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 1 3 0,25 44 38 34,50 209,018 980

11 52 ESRA MEYGİL 11A 23 11 20,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 38 23 32,25 202,720 1097

12 55 FATMA ERKEKKK 11A 20 8 18,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 4 0,00 38 25 31,75 200,808 1134

13 71 MERVE TORAMAN 11A 22 16 18,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 37 25 30,75 199,978 1147

14 0 FATMA YAKIŞAN 11A 19 13 15,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 8 0,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 6 -1,50 39 38 29,50 193,698 1264

15 0 AZİZ ABRİNC 11A 18 10 15,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 6 7 4,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 35 31 27,25 188,798 1358

16 168 ZOZAN DAĞ 11A 20 15 16,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 33 33 24,75 177,095 1552
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 54 54 54 2085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 12,04 17,48 2,09 1,50 1,71 1,75 1,40 1,40 2,52 1,06 2,25 3,69 0,77 3,49 0,91 0,47 0,79 6,28 6,20 4,73 0,96 1,93 0,48 1,56 1,27 1,24 0,92 1,41 0,56 41,17 28,05 34,13 210,470

Okul Ortalaması 21,41 10,81 18,70 1,41 1,46 1,04 1,37 1,37 1,03 1,80 0,89 1,57 4,15 0,57 4,00 1,30 0,24 1,24 5,53 5,84 4,07 0,98 2,35 0,39 1,46 1,21 1,16 1,27 2,12 0,74 40,68 26,86 33,94 208,580

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 40 AMİNE TAŞ 11B 27 7 25,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 52 19 47,25 251,250 348

2 75 NURŞEN ATEŞ 11B 26 7 24,25 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 11 8 9,00 45 17 40,75 234,635 537

3 0 MEHMET YANIK 11B 22 11 19,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 11 3,25 0 7 -1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 48 39 38,25 222,940 709

4 62 HEYBET BUZLU 11B 19 8 17,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 7 3,25 2 1 1,75 42 18 37,50 220,855 745

5 107 MEVLÜT DÜNEN 11B 20 6 18,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 217,823 812

6 49 EKREM BRUT 11B 18 9 15,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 10 3 9,25 1 3 0,25 2 0 2,00 38 18 33,50 211,298 942

7 0 BERAT TATLİ 11B 19 21 13,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 41 33 32,75 208,780 982

8 36 ABDULLAH YILDIZZ 11B 17 10 14,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 38 27 31,25 200,078 1145

9 73 MİNE BAYKA 11B 22 11 19,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 3 2,25 37 25 30,75 198,095 1181

10 47 DİCLE ÇAPAN 11B 23 10 20,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 37 26 30,50 195,620 1228

11 0 ENSAR TEKİN 11B 20 10 17,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 6 1,50 0 7 -1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 36 31 28,25 190,228 1323

12 96 ELİF KOC 11B 19 14 15,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 35 31 27,25 186,208 1401

13 94 ELİF AKTARLI 11B 17 14 13,50 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 35 31 27,25 185,958 1410

14 110 NURGÜL BUKETÇİ 11B 16 6 14,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 26 9 23,75 175,863 1566

15 109 MURAT Y TİŞ 11B 17 11 14,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 11 -1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 25 30 17,50 154,413 1772
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 54 54 54 2085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 12,04 17,48 2,09 1,50 1,71 1,75 1,40 1,40 2,52 1,06 2,25 3,69 0,77 3,49 0,91 0,47 0,79 6,28 6,20 4,73 0,96 1,93 0,48 1,56 1,27 1,24 0,92 1,41 0,56 41,17 28,05 34,13 210,470

Okul Ortalaması 21,41 10,81 18,70 1,41 1,46 1,04 1,37 1,37 1,03 1,80 0,89 1,57 4,15 0,57 4,00 1,30 0,24 1,24 5,53 5,84 4,07 0,98 2,35 0,39 1,46 1,21 1,16 1,27 2,12 0,74 40,68 26,86 33,94 208,580

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 76 OZAN UÇAR 11C 27 6 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 9 6 7,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 50 19 45,25 247,548 396

2 88 DİLAN DİCLE 11C 25 12 22,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 11 2,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 48 32 40,00 228,280 632

3 23 AYHAN SURET 11C 17 12 14,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 10 5 8,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 43 24 37,00 222,480 718

4 0 YUSUF NURBAKİ 11C 18 10 15,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 10 3,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 43 31 35,25 214,058 886

5 126 ZEYNELSEVER 11C 20 9 17,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 35 14 31,50 203,098 1089

6 0 SEVGİ SEZİK 11C 24 12 21,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 8 3,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 39 28 32,00 202,930 1092

7 0 VEYSİ SAÇAKLIDIR 11C 23 12 20,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 7 9 4,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 39 31 31,25 201,483 1123

8 0 NURDAN NURİOĞLU 11C 13 10 10,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 7 5 5,75 1 2 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 37 27 30,25 198,608 1172

9 103 İSA AYRIÇ 11C 15 7 13,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 8 14 4,50 2 5 0,75 1 2 0,50 2 4 1,00 38 37 28,75 193,515 1270

10 84 ZAHİDE KATAR 11C 21 19 16,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 4 1,00 36 30 28,50 189,833 1333

11 61 HATİCE ŞİMŞEK 11C 21 18 16,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 7 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 39 43 28,25 189,088 1352

12 0 ZİLAN KIZILKAN 11C 21 7 19,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 31 16 27,00 185,638 1415

13 0 MERCAN EKSİN 11C 12 19 7,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 25 34 16,50 154,213 1775
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DİYARBAKIR SİLVAN Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 54 54 54 2085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 12,04 17,48 2,09 1,50 1,71 1,75 1,40 1,40 2,52 1,06 2,25 3,69 0,77 3,49 0,91 0,47 0,79 6,28 6,20 4,73 0,96 1,93 0,48 1,56 1,27 1,24 0,92 1,41 0,56 41,17 28,05 34,13 210,470

Okul Ortalaması 21,41 10,81 18,70 1,41 1,46 1,04 1,37 1,37 1,03 1,80 0,89 1,57 4,15 0,57 4,00 1,30 0,24 1,24 5,53 5,84 4,07 0,98 2,35 0,39 1,46 1,21 1,16 1,27 2,12 0,74 40,68 26,86 33,94 208,580

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 86 ZİLAN ŞİMŞEK 11D 29 10 26,50 1 1 0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 10 2 9,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 52 18 47,50 255,000 316

2 112 PINAR DÜNEN 11D 32 7 30,25 5 0 5,00 7 3 6,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 49 15 45,25 246,190 412

3 0 ESRA İNANÇ 11D 24 7 22,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 40 18 35,50 216,133 841

4 41 ASLI BİTMİŞ 11D 19 14 15,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 10 5,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 43 35 34,25 211,268 944

5 98 EZGİ ÇETİNTAŞ 11D 23 8 21,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 7 2,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 39 20 34,00 208,510 987

6 77 PINAR EGE 11D 22 13 18,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 38 24 32,00 202,553 1101

7 0 GÜLAY NERGİZ 11D 22 9 19,75 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 30 16 26,00 182,683 1462

8 44 BESRA TATLI 11D 16 9 13,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 20 24,00 177,893 1534

9 106 MERVE SANCAR 11D 22 10 19,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 20 23,00 173,275 1596
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL SANSARKAN 42 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,020 210,470 1 15 15 15 770

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 1 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,00 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,03 1,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,50 8,88 9,65

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 4,75 4,07 4,73

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,00 0,39 0,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,75 0,74 0,56

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,75 2,29 2,28

Toplam: 120 44 28 37,00 31 37,00 33,64 32,66

TYT Türkçe CCcBDDDBEEBEBbD dDCDaBAEEDCCbdEAeebEadDc

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal deBEdCd e cC   DBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  b bDaD  c       BA     D    D      e   

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen B E        c ed  a c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 8 0 100
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 3 2 60
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 3 40

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 0 11
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 2 0 29

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ ABRİNC 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,798 210,470 15 44 44 44 1358

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 6 7 4,25 11 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 35 31 27,25 23 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe e eBc DBEEBE      Cb B cEDCCaAb eCeECB b

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal   BECba a eC   eBACbD    

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik   EbcBaDadB    bC               b D     

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen dcabd c    ECe  c  D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 10 45

Türkçe 40 18 10 45

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 5 1 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 6 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 3 0 60

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 7 15

Matematik-1 40 6 7 15

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 1 2 11
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 1 0 50
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 0 6 0

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT BİNEN 43 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,610 210,470 4 8 8 8 479

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 50 25 43,75 36 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe bBbCBEEDDDCDCaEAe Cb EEDAEAbCCECeECAeDeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal C  Ed CCcAaE ACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik  Beb   b                          D  d  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen EAab  dEb d  DcccEcD

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 8 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 2 40
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 0 1 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÖÇER 51 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,825 210,470 7 20 20 20 930

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 40 21 34,75 29 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe cBC BEED DCDaBEdD b BEEDAEAdCC CbEaA DDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal dBeEA  C       BabAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaD  b b B       c   D                  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E Bd   c  d  e cd   

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Türkçe 40 27 7 68

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 0 75
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 2 20
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 3 64
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 0 11
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA MEYGİL 52 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,720 210,470 11 30 30 30 1097

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 38 23 32,25 27 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe CC BDDDBEc EcC dc CcdBAEEDCC daAeCbE BDc

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal Ab   dc    C C DBACED    

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik    bDBeb c   C     d    b               

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen   c     C  E De    b

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

Sözcükte anlam 3 2 0 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 2 20
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 5 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 1 1 20

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 0 3 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA YILMAZ 54 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,993 210,470 5 9 9 9 515

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 49 32 41,00 34 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe bBCaaEEDDeeDeBad BCcBEEDAEdaCCE    AaeDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBe dD dcAdEbACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDDbc CBA  ea EE CaD       c    a     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen EAd  c E       ee db

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 2 2 40
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 6 4 43
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 2 44
Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ERKEKKK 55 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,808 210,470 12 33 33 33 1134

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 38 25 31,75 26 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe DBC BEED Ddc a      e EDAEAECCbCeEC  eDa

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDdAbCCbACbc bBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik                  c   D      b           

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen cAdc e ED    e ceccD

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 8 50

Türkçe 40 20 8 50

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 6 0 75
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 1 0 11
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 0 50
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA YAKIŞAN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,698 210,470 14 39 39 39 1264

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 15 8 13,00 65 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 39 38 29,50 25 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe cBC BEED DdbdaE    eBEEcAEdECCbCeEa ee B

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBD d CCcACEacbdDEACEDabD

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik D ea   d         ca    a d  D        c  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen c Bb  eE     Deedcee

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 0 75
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 1 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 6 7 43
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 8 60

Tarih-1 5 3 1 60

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 1 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 1 0
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 0 2 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 6 0

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FİDAN YAMAN 101 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,958 210,470 1 1 1 1 153

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 61 15 57,25 48 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe bBC BdEDDbCD BEAaBCDBEEDAEAECCECaECe DDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB   eC bAC  ACBaEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DB    E CBA                 DB cBb  aBc 

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen c      ED CEC  DBEdD

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 4 1 80
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 12 1 86
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 0 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 1 0 11
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 1 1 50
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 1 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 2 45

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 2 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TORAMAN 71 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,978 210,470 13 35 35 35 1147

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 37 25 30,75 26 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe CdcBeabBEcBbdCbadDCebBAEEDCCabEA Cc CBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal ADB   E   Ab   DBACb     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik   dbD DD       C        b   eD          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen db       D c        

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 3 5 38
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 2 3 40
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 3 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 3 0 60

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 2 22
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 2 0

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 0 50
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL TAŞAR 111 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,760 210,470 8 23 23 23 952

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 42 32 34,00 28 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe e DBDDDBEcBdBC  d  cbaAd DCC dEAaCeECBDb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  D  dCd b cC   DBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik  eadDB       C  CB      D   B   ae Dad c

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen B c   eEd  ECDeaee c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 2 1 40
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 5 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 1 1 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 8 20

Matematik-1 40 8 8 20

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 2 0 22
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0
Uzay geometrisi 1 1 0 100
Paralelkenar 2 0 2 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 2 14

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Maddenin halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 5 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR OK 114 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,018 210,470 10 25 25 25 980

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 16 6 14,50 73 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 3 13 -0,25 -1 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 44 38 34,50 29 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe CbcBD DBEE   d      ea aEDCCEAEbeCbECBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal ADB  CaaCdAb a*DBACEDEDDE

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik bd bbB accB a  b    a e  ba          C  

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen BbE eEccd  Edeea b D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 9 50

Türkçe 40 20 9 50

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 11 3 79
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 6 64

Tarih-1 5 3 0 60

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 13 8

Matematik-1 40 3 13 8

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 0 4 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 1 0 50
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 3 3 43

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Maddenin halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN BİNEN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,380 210,470 9 24 24 24 972

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 9 12 6,00 15 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 42 35 33,25 28 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe C cBDeDBEEBE      CDCB EEDCCEAb eCeEaB c

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  ecbCdc CdA b  DBACED    

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik DbcbDBD cdB   aeCBA     c   aDb de      

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen db d  e e  cCec    c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 7 58

Türkçe 40 23 7 58

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 8 5 57
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 1 3 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 12 23

Matematik-1 40 9 12 23

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 5 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 1 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 9 5

Fizik 7 0 4 0

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜNEŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,355 210,470 2 2 2 2 285

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 55 22 49,50 41 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe CebBDDDBEEeEdCDEbaCDbcAEEDCCbdEA CbECBeD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal       d C  C   aBACEDEDD 

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik Db  DBD EcB  e aCBA   b b        B      

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen  cE       CECDBd D D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 3 40
Sözcük türleri 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 4 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 0 0 0

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 2 11
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 1 0 100
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 2 40

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 0 50
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL DAĞ 120 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,140 210,470 6 16 16 16 783

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 15 6 13,50 68 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 47 42 36,50 30 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe cBCbcdEDDDCDdBbce CaBbEaAEAdbCbCbEaAaDbB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB de C c CEaACBDaACEDDEa

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDb caC A   cC ce                     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen c Bb bdEcb cbD Decca

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 4 4 50
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 1 3 20
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 6 60

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 0 1 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 0 11
Bölünebilme 2 1 1 50
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 12 20

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 2 0
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZOZAN DAĞ 168 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,095 210,470 16 50 50 50 1552

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 1 8 -1,00 -3 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 33 33 24,75 21 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe cBC edEaDDCDbcdeDaCbBbEc EAECC eaEa  DDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal e b e   d CEa CeDbAC DD a

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik  cDbe   ba       c   b b                

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen  d     E C     D  eD

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 15 50

Türkçe 40 20 15 50

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 4 3 50
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 2 3 40
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 8 4 57
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 0 3 0

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 8 3

Matematik-1 40 1 8 3

Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 3 0
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZUHAL TAŞ 200 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,813 210,470 3 7 7 7 452

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 16 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 19,80 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,61 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,03 1,03 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 1,56 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 16 8 14,00 70 9,91 8,88 9,65

Matematik-1 40 10 7 8,25 21 4,16 4,07 4,73

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,36 0,39 0,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,75 1,16 1,24

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,55 0,74 0,56

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,66 2,29 2,28

Toplam: 120 52 34 43,50 36 36,52 33,64 32,66

TYT Türkçe CdcBD DBEbBE      Ca BeEEDCC dac CeceB D

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal dbaaCCdD bACbCEDBACbDEDDE

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik DaEbDBDbccd    CC A     b   BD          

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen dEaAe  c aCEdeBE DeD

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 11 45

Türkçe 40 18 11 45

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Cümlenin ögeleri 2 0 2 0
Paragraf Anlamı 14 6 5 43
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 8 64

Tarih-1 5 1 4 20

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 7 25

Matematik-1 40 10 7 25

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 3 22
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 8 40

Fizik 7 2 3 29

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Maddenin halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 1 50
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH YILDIZZ 36 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,078 210,470 8 34 34 34 1145

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 15 10 12,50 63 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 38 27 31,25 26 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe DBCdBEbDDD   a        ED EdECCcCeEa aaaB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBDEeeaCEdCEcdCeDbACEDcbD

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik D D                                     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E B  ebE a c  eDc  b

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 6 2 75
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama işaretleri 2 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 10 60

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 1 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 1 0
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 0 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE TAŞ 40 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,250 210,470 1 4 4 4 348

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 52 19 47,25 39 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe CCDBDDDBEE E C  beC CBAEEDCCb EcaCbECBeD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal   a CCE CdAC  EDBACEaEDDE

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik b   D D E      b        D          e    

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen Bbb eE     cCD E  de

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Türkçe 40 27 7 68

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 8 0 100
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 1 2 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Paragraf Anlamı 14 9 4 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 1 1 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 1 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 1 22
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 2 3 29

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TATLİ 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,780 210,470 7 26 26 26 982

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 3,81 4,07 4,73

Toplam: 120 41 33 32,75 27 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe bBCdBEEDeeCcdadbaeCDdEaDAdAECCaCbEbecDea

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal bebEdDCCdAdEEAbBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBeb   CC       EE   D C   d B    a e   

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 2 3 40
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 1 4 20

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 4 1 44
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ÇAPAN 47 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,620 210,470 10 38 38 38 1228

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,27 8,88 9,65

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 37 26 30,50 25 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe C eBDcDB EeaB   d bDCBAEEDCCaAE aCaEaBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal d abCCdee ACcdaaBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Fen c aAb    a ECDBEd  b

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 1 63
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 1 1 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 1 3 20

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 1 3 14

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BRUT 49 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,298 210,470 6 21 21 21 942

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 38 18 33,50 28 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe CCcBDeDdEEBE      ebeBAaEDCCEAbAb       

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal c   CCd C      DdACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik Da bDBDDE B     C       D   B          c

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen d a  Ea        E   D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 9 45

Türkçe 40 18 9 45

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 5 3 36
Cümlenin anlamı 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 1 20

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 0 44
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 3 14

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKTARLI 94 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,958 210,470 13 46 46 46 1410

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 13 9 10,75 54 9,27 8,88 9,65

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 35 31 27,25 23 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe C cBDDDBEaBE      dcba EaDaCEAE cCbdaBeb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  eB ebdeCdeb CEDBACEDaDDE

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Fen BEc   a    EdDedaDda

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 9 52

Tarih-1 5 1 2 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Türkiyede göçler 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 1 0
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KOC 96 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,208 210,470 12 45 45 45 1401

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 11 10 8,50 43 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 35 31 27,25 23 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe cBa BEED eCDec    e eEEDAaAbCCbabEdAcDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal  cbdbDaCd dE AbdDEACbDDE 

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik D  b                 b                  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen a    DAE  b  D cda  

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 5 1 63
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 1 0
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 10 44

Tarih-1 5 0 4 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 1 0
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 0 2 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR TEKİN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,228 210,470 11 41 41 41 1323

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 36 31 28,25 24 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe cBCaBEbDDDd bB        EDAEAECCbCeEa eDbB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal ea      cACE cCcDEAC  D  

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DcDeb  b               C  ad            

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen aedbaec aa   D DBE b

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 0 2 0

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 1 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 0 7 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 1 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HEYBET BUZLU 62 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,855 210,470 4 14 14 14 745

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 42 18 37,50 31 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe cB aBEcDcDCDeB   dC  EED  dECCECbEC     

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBeEA  CEAaEEACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik D DD a  C  d    aca  b      D  c        

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen                DeE  

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 8 48

Türkçe 40 19 8 48

Sözcükte anlam 3 1 1 33
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 1 1 20
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 8 2 57
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 7 13

Matematik-1 40 5 7 13

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 3 11
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YANIK 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,940 210,470 3 12 12 12 709

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 15 7 13,25 66 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 48 39 38,25 32 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe C cBD DadEBEd  c  C bBAEEDCCddEAaCecCBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal AeB e c eAACbeEDBACaDEDDE

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik bCbbDcDeEd  a  C        b   aD  e  a    

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen dbabcae  a E DdEBb D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 4 2 50
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 7 60

Tarih-1 5 2 2 40

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 11 15

Matematik-1 40 6 11 15

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 3 22
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 0 7 0

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 1 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT DÜNEN 107 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,823 210,470 5 17 17 17 812

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 40 17 35,75 30 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe CacBDDDBEEeb      CDbB EEDCC  E  C   BDb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal dbBEbCcDCA C dEDBACa     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik     DBDb ca    C        D   BD       Ca 

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen            c        

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 6 50

Türkçe 40 20 6 50

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 1 88
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 1 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 3 40

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 1 33
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 1 0 50
Üçgende benzerlik 1 0 1 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE BAYKA 73 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,095 210,470 9 37 37 37 1181

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 37 25 30,75 26 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe DBCCBEEDDedaCBb D C  E b  AdCCECabeAeDeB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal     e C dd     BDdAC  a  

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaD     C    d  aa         C            

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen a     AEa C   dDBEee

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 7 1 88
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 2 0 40
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 5 7 36
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 0 1 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 1 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 1 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT Y TİŞ 109 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,413 210,470 15 53 53 53 1772

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 1 11 -1,75 -4 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 25 30 17,50 15 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe bacBD DdEEBE      d  B EEDCCaAE aCbbaB c

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal d B eCcea AC C  B        

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik ba  c D  c e   d ace            a  a    

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen Bca                b

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 11 43

Türkçe 40 17 11 43

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 5 2 63
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 6 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 1 2 20

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 0 0 0
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 0 0 0
Din ve çevre 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 11 3

Matematik-1 40 1 11 3

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 3 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 2 14

Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL BUKETÇİ 110 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,863 210,470 14 51 51 51 1566

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 6 14,50 36 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 3,81 4,07 4,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,33 0,39 0,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,92 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,10 0,74 0,56

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,35 2,29 2,28

Toplam: 120 26 9 23,75 20 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe cBe aEEDDDdD B       EED cA CCE       bB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal               CBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaD                  c                  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen        c       DB   

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 6 40

Türkçe 40 16 6 40

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 6 1 75
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 5 2 36
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 0 24

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 1 0
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞEN ATEŞ 75 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,635 210,470 2 10 10 10 537

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 15 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 17,55 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,88 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,33 1,03 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,92 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,27 8,88 9,65

Matematik-1 40 11 8 9,00 23 3,81 4,07 4,73

Toplam: 120 45 17 40,75 34 32,15 33,64 32,66

TYT Türkçe cBCdBEEeDDCeCB       EEDAaAECCECeECADDbB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal C D         EcCBDdAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDbDb  d A    CEcB  b d AC eB d        

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 7 65

Türkçe 40 26 7 65

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 11 3 79
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 2 0 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 8 28

Matematik-1 40 11 8 28

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 3 22
Bölünebilme 2 2 0 100
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYHAN SURET 23 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,480 210,470 3 13 13 13 718

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 43 24 37,00 31 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe cBC BEEDeebcb       dEEa EAECC CbE AecaB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBb  DCCEA E  CdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBD  C bCBA   e Ec   D C    e       e   

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen ad  Ee E     D   a c

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 2 63
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 5 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Toprak tipleri 1 1 0 100
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 0 33
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN DİCLE 88 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,280 210,470 2 11 11 11 632

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 5 11 2,25 6 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 48 32 40,00 33 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe DBCaBEcDcDdDeBac dC BEEDAEdECCECeEd DDbB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal         b CEEACBDEACEDDED

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBD bb bCBd     a a  baa d  b           

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen a B  ebEa    e De cb

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 1 2 20
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 1 60

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 1 0 100
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 11 13

Matematik-1 40 5 11 13

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 4 0
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ŞİMŞEK 61 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,088 210,470 11 43 43 43 1352

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 39 43 28,25 24 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe cBCdcEEDeDdaeBEceBC BEEDAEAbaCaCeEaAaaec

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal babaA dCcbaEacCdDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DcDb            cc  D      ab     a     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen aABc aA  dCa D DBa e

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 4 4 50
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 2 40
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 7 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 1 4 20

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 2 11
Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 3 3 43

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Kimya bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSA AYRIÇ 103 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,515 210,470 9 40 40 40 1270

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 8 14 4,50 11 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 38 37 28,75 24 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe CCDBDeDBEc c      C   AaED    EAcCb    e

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  aBa CEcCAcC    BACEa    

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik   cbDaDDbc   CDCd A ce  b    D  daea   c

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen dbEbdEe    cCbdEaeeD

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 7 38

Türkçe 40 15 7 38

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 5 2 63
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 0 0 0
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 4 4 29
Cümlenin anlamı 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 2 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 1 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 1 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 14 20

Matematik-1 40 8 14 20

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 2 33
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 1 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 1 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 11 25

Fizik 7 2 5 29

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERCAN EKSİN 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,213 210,470 13 54 54 54 1775

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 25 34 16,50 14 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe d bBDDDa cB  e  d eceaAc aCdEda eCacCBDb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal b ecC d e  b   DBACED D E

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik    dDBD                 c               

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen dcb        c  ddB  b

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 19 30

Türkçe 40 12 19 30

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 4 2 50
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 4 9 29
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 1 3 20

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Tarih ve zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 1 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 1 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 3 0

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN NURİOĞLU 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,608 210,470 8 36 36 36 1172

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 37 27 30,25 25 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe cBb  EEDebCeec    d B  DAE cC   e    DDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal       CCEde aACBDdACEbD  

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaD bCE         a  b D d      C      B  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E   c dEaC dbD DBad 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 10 33

Türkçe 40 13 10 33

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 4 2 50
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 1 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 4 2 29
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 1 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 0 1 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 3 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 1 0 100
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 1 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN UÇAR 76 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,548 210,470 1 5 5 5 396

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 50 19 45,25 38 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe  BCCBEEDDDCD B   a aBaEDAEdECCECeE AeDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CBecA eCdA E   BDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBDDb   C Ad   CEc     b   e B    a     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E d a  E       D a  

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 6 68

Türkçe 40 27 6 68

Sözcükte anlam 3 2 0 67
Cümlede anlam 8 8 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 2 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Paragraf Anlamı 14 10 3 71
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 2 33
Bölünebilme 2 1 1 50
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 1 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEZİK 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,930 210,470 6 29 29 29 1092

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 39 28 32,00 27 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe bBCdBEEDcDdDba  ede BEEDAEAECCaCeEC cDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB  e   c      BDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBebab  d        c CDD e         a      

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen ab    bEa    e De  D

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 3 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 11 3 79
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Yüzde problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 9 3 2 33
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 1 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSİ SAÇAKLIDIR 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,483 210,470 7 32 32 32 1123

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 7 9 4,75 12 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 39 31 31,25 26 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe CebBDeDBEEB dC    dDbBAEEDCCbAddaCbECBDe

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  eaEe d        DdACED    

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik ee  DaDbEcdC   e   e    D   BD       a  

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen dba A e    E e     D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 1 1 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 1 3 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 0 1 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 9 18

Matematik-1 40 7 9 18

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 4 3 44
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 4 14

Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF NURBAKİ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,058 210,470 4 19 19 19 886

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 6 10 3,50 9 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 43 31 35,25 29 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe DBC BEcDeDC aB        ED acECCcCbEdA Dca

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal  BDadcC EA    CBDEACEDDED

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaDDb dbb A     bc   b     Cb     D e   

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E dcEedc      eD  ae

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 10 45

Türkçe 40 18 10 45

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 5 2 63
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 7 6 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Toprak tipleri 1 0 1 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 1 0 100
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 10 15

Matematik-1 40 6 10 15

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 2 11
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 1 0 100
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİDE KATAR 84 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,833 210,470 10 42 42 42 1333

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 36 30 28,50 24 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe CbcBDDDcEEBEaCDEceeabBAcEcCCbAdAeCbcbBeb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal A B        CbCcDBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik a       b    d    A                     

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen  b   EDb   E  BaeDea

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 2 3 40
Sözcük türleri 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 4 10 29
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 2 0 40

Türk İnkılabı 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 0 1 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 2 1 29

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 1 0 100
Su dalgaları 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Maddenin halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Hücre bölünmesi 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNELSEVER 126 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,098 210,470 5 28 28 28 1089

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 35 14 31,50 26 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe CdcBDDDBE B       dabBAaEDCC Ab  CeECBDe

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal  DBE  a    C   DBACb     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik      BD  c     CC A     D       a       

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen          a E        

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 9 50

Türkçe 40 20 9 50

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Paragraf Anlamı 14 8 4 57
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 3 0 60

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 1 0 100
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 0 22
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 1 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN KIZILKAN 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,638 210,470 12 47 47 47 1415

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 13 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 16,83 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,12 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,13 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,19 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 8,83 8,88 9,65

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 3,90 4,07 4,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,48 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,90 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,71 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,10 2,29 2,28

Toplam: 120 31 16 27,00 23 31,65 33,64 32,66

TYT Türkçe C DBe DBEE E b     D B aEDCCbAE cCbECBDb

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal                bBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik     D Dedb                              

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen  Ea   e C eE  a  D a

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 7 53

Türkçe 40 21 7 53

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 5 1 63
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 1 0 50
Cümlenin ögeleri 2 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 2 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 2 14

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI BİTMİŞ 41 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,268 210,470 4 22 22 22 944

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,67 8,88 9,65

Matematik-1 40 8 10 5,50 14 4,50 4,07 4,73

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 43 35 34,25 29 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe eBedBEEDcDCceB c  ecBEEDAaAECCECb   a bd

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal eB ad  Cd CEaACBDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DaDDa  eCdA     Ecd  b e e    CB  a     

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen a BE eAE   c   caEe 

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Sözcükte anlam 3 1 2 33
Cümlede anlam 8 6 2 75
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 3 0
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 4 50
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 1 3 20

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 1 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 10 20

Matematik-1 40 8 10 20

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 2 2 22
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 1 0 100
Üçgende açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 1 0 100
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BESRA TATLI 44 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,893 210,470 8 49 49 49 1534

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,67 8,88 9,65

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 4,50 4,07 4,73

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 29 20 24,00 20 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe cBCbBEED Db  a        EaAEA CCbCbEa a  B

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal CB  d eC ACE          DE 

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DcD a  b  A      a   a   A              

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen d  c   E  a        e

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 9 40

Türkçe 40 16 9 40

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 1 75
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama işaretleri 2 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 0 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 6 5 43
Cümlenin ögeleri 2 1 0 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve aile 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve çevre 1 0 0 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 0 0 0
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 1 0
Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 0 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA İNANÇ 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,133 210,470 3 18 18 18 841

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,67 8,88 9,65

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 4,50 4,07 4,73

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 40 18 35,50 30 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe CCcBD DBEEBE      CDCcAEEDCCEAaAaCbEb e 

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal   B e d    C   DBACaD    

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik ab e BDDE      CC A                     

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen  ca      D Ea   a  c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 7 60

Türkçe 40 24 7 60

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 7 0 88
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 8 5 57
Cümlenin anlamı 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 1 20

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 3 0 33
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 2 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 0 50
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ÇETİNTAŞ 98 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,510 210,470 5 27 27 27 987

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 6,67 8,88 9,65

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 4,50 4,07 4,73

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 39 20 34,00 28 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe C DBD DBd BEdd     DaBAcEDCC AEAaCbEaBDD

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal d        AAC   DBACE     

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik    b cD  c   e    b     b   Bb      BC  

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen  ca      D EC   aD c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Türkçe 40 23 8 58

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 4 1 50
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 4 64
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 1 32

Tarih-1 5 0 1 0

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 1 1 11
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 1 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 2 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 0 2 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 1 0 50
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLAY NERGİZ 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,683 210,470 7 48 48 48 1462

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 6,67 8,88 9,65

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 4,50 4,07 4,73

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 30 16 26,00 22 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe e  BDDD EEBddC    CDeBAcEDCCEAEA CecaB e

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal                     D    

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik eb b         C   BA                    c

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen       a    c  dEBD D

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

Sözcükte anlam 3 1 1 33
Cümlede anlam 8 6 0 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 1 1 20
Sözcük türleri 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Paragraf Anlamı 14 7 5 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 1 0 4

Tarih-1 5 0 0 0

Türk İnkılabı 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve aile 1 0 0 0
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 0 0 0
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 0 0 0
Din ve çevre 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Sanat felsefesinin özellikleri 1 1 0 100
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Bölünebilme 2 0 1 0
Doğal sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE SANCAR 106 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,275 210,470 9 52 52 52 1596

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,67 8,88 9,65

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 28 20 23,00 19 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe cBCCeEE  DCDba e d    EDAEAECCcCeECADebB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal  ca   C    E  CdeEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Fen ac d e c       c    

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 1 63
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Dil bilgisi 5 0 2 0
Ses bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte yapı 1 0 0 0
Paragraf Anlamı 14 10 4 71
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 0 2 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 1 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 1 0 100
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve aile 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 6 0

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 1 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR DÜNEN 112 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,190 210,470 2 6 6 6 412

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,67 8,88 9,65

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 4,50 4,07 4,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 49 15 45,25 38 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe DBC BEEDDDCDacbeDcCDBEEDAEAECCECeECAaDDB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal                BDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik  d  D  aCBA            b    D       CB  

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen a B  e E  C    edEcD

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Sözcükte anlam 3 3 0 100
Cümlede anlam 8 7 0 88
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 3 2 60
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 12 2 86
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 0 0
Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 2 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 9 0 1 0
Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 1 0 50
Doğrunun analitiği 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin doğası 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0
Hücre bölünmesi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR EGE 77 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,553 210,470 6 31 31 31 1101

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,67 8,88 9,65

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 4,50 4,07 4,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 38 24 32,00 27 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe eCDBDcDBEEBEc  ad CDeBcEcDbCad AcCaECB D

Cevap Anahtarı B CCDBDDDBEEBEBCDEADCDCBAEEDCCEAEADCDECBDD

TYT Sosyal d     d ebACbCEDBACEaEDDE

Cevap Anahtarı B ADBECCEDCAACECEDBACEDEDDE

TYT Matematik       D  b   C          b               

Cevap Anahtarı B DCECDBDDEEBCCCDCCBABBBACDCCBBDAECBDDBCCB

TYT Fen            E e  e  c

Cevap Anahtarı B BEEAAEDECDCECDBEBDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 6 2 75
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Dil bilgisi 5 0 2 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 1 1 50
Cümlenin ögeleri 2 1 1 50
Paragraf Anlamı 14 7 5 50
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 0 1 0

Türk İnkılabı 1 0 1 0
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Tarih ve zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Türkiyede göçler 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı 1 0 1 0
Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 1 0 100
Bilimsel yöntem 1 1 0 100
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 1 0
Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 1 0 100
Bilginin kaynağı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve aile 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 1 0
Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 1 0 100
Filozofların özellikleri 1 1 0 100
Metafiziğin özellikleri 1 1 0 100
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Bölünebilme 2 0 0 0
Doğal sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 1 0
Hareket problemi 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Mutlak değer 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Denklemler 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Fiziğin doğası 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Maddenin halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT-1203

DİYARBAKIR / SİLVAN / Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ŞİMŞEK 86 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,000 210,470 1 3 3 3 316

Puanı Hesaplanan: 54 54 54 1999

Katılımlar: 9 54 54 54 2085

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,81 18,70 17,48

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,28 1,04 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,44 1,03 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,57 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 4,00 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,86 1,24 0,79

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,67 8,88 9,65

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 4,50 4,07 4,73

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,25 0,39 0,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,00 1,16 1,24

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,78 0,74 0,56

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 2,03 2,29 2,28

Toplam: 120 52 18 47,50 40 33,50 33,64 32,66

TYT Türkçe bBCbcEcDDDCDCBd DBCDBEEDAcAECCECbECAcebB

Cevap Anahtarı A DBCCBEEDDDCDCBEADBCDBEEDAEAECCECDECADDDB

TYT Sosyal eB    eC b     BDEAC     

Cevap Anahtarı A CBDEADCCEACEEACBDEACEDDED

TYT Matematik DBD  CEbCBA    C  B        e            

Cevap Anahtarı A DBDDDCECCBABCBBCEEBCDDCCBACCDBCBBCDDCBAE

TYT Fen E B    Ea d    D cBD

Cevap Anahtarı A EABEEDAEDCCECDBDBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Sözcükte anlam 3 2 1 67
Cümlede anlam 8 5 3 63
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama işaretleri 2 2 0 100
Sözcük türleri 1 0 1 0
Dil bilgisi 5 4 0 80
Ses bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte yapı 1 1 0 100
Paragraf Anlamı 14 9 5 64
Cümlenin ögeleri 2 2 0 100
Cümlenin anlamı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 1 20

Tarih ve zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta çağlarda Türk dünyası 1 1 0 100
Dünya gücü Osmanlı 1 0 0 0
XX.yüzyıl başlarında Osmanlı devleti 1 0 0 0
Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Toprak tipleri 1 0 0 0
İklim ve bitki örtüsü 1 0 1 0
Türkiyede göçler 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı 1 0 0 0
İçkuvvetler ve levha tektoniği 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Tanrıya farklı yaklaşımlar 1 0 0 0
Bilginin kaynağı 1 0 0 0
Varlığın niteliği ve niceliği 1 0 0 0
Evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul eden görüşler 1 0 0 0
Bilimsel yöntem 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve aile 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve çevre 1 1 0 100
Kur'an a göre HZ.Muhammed 1 1 0 100
İslamda ibadetlerin temel ilkeleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Doğru bilginin varlığını reddeden görüşler 1 0 0 0
Filozofların özellikleri 1 0 0 0
Sanat felsefesinin özellikleri 1 0 0 0
Ahlak felsefesinde özgürlük problemi 1 0 0 0
Metafiziğin özellikleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Yüzde problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 9 0 0 0
Bölünebilme 2 1 0 50
Doğal sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Hareket problemi 1 0 0 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üçgende benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 2 0 0 0
Uzay geometrisi 1 0 0 0
Dairede alan 2 0 0 0
Dönüşüm geometrisi 2 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 2 0 29

Fiziğin doğası 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Lamba parlaklığı 1 0 0 0
Isı sıcaklık 1 0 0 0
Su dalgaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşim 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Maddenin halleri 1 0 0 0
Maddenin halleri-sıcaklık zaman değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz üreme 1 1 0 100
Hücre bölünmesi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 1 0 100
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